
Outlook

RE: Acta 15 de enero Preliquidación Cierre PGP 2023 - Capital Salud

Desde Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Fecha Vie 28/02/2025 13:33
Para Julieth Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
CC Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>; Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>

1 archivo adjunto (87 KB)
NotaDebito_277025_CapitalSalud_SobreTecho.pdf;

Cordial saludo

De acuerdo con solicitud , informo que se realizo la nota debito Nº277025 por valor de $481.784. 988, que
corresponde a sobre techo conciliado de PGP 2023 preliquidación de contrato.

Atentamente,

De: Tecnicos Contabilidad <contabilidad2@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 1:07 p. m.
Para: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Cc: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: Acta 15 de enero Preliquidación Cierre PGP 2023 - Capital Salud
 

Buenas Tardes 

Zamara 

revisando la factura 00000008897154 del 31 de diciembre de 2023 del contrato de PGP, la
contrapartida de cuenta 1319 es la cuenta 29010201
anexo pdf para su conocimiento.
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Cordialmente.
Juan Sebastian Nieto A. 
Tecnólogo Administrativo -  Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

De: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 12:27
Para: Tecnicos Contabilidad <contabilidad2@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: Acta 15 de enero Preliquidación Cierre PGP 2023 - Capital Salud
 

De: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 11:25
Para: Yolanda Baena <contabilidad@subredsur.gov.co>
Cc: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: Acta 15 de enero Preliquidación Cierre PGP 2023 - Capital Salud
 
Buenos días

Con el fin de aplicar la nota debito a la factura 00000008897154 del 31 de diciembre de 2023 del contrato de
PGP, por valor de $481.784. 988, que corresponde a sobre techo conciliado de PGP 2023 preliquidación de
contrato, solicito la socialización de la cuenta contable en contrapartida de la cuenta 1319.

Gracias,

De: Julieth Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 10:46 a. m.
Para: Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>
Cc: lidercarterasubredsur <lidercarterasubredsur@gmail.com>; Andrea Natalia Villamil Gomez
<auditora.cartera2@subredsur.gov.co>
Asunto: Acta 15 de enero Preliquidación Cierre PGP 2023 - Capital Salud
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Buen Dia Zamara,

Amablemente solicito nota debito a la factura No. 00000008897154 del 31 de diciembre de 2023 del contrato
de PGP, por valor de $481.784. 988, que corresponde a sobre techo conciliado de PGP 2023 preliquidación de
contrato, adjunto acta de soporte y trazabilidad de correos.

Gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,
 
KATERINE MUÑOZ

Área de Cartera 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 3142238098

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 10:27
Para: HOLLMAN YESID BECERRA PARRA <coorautorizaciones@capitalsalud.gov.co>
Cc: Julieth Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>; Zamara Gil <informescartera1@subredsur.gov.co>;
Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: acta 15 de enero
 
Buenos días Dr. Hollman:

Remito acta de reunión firmada, te agradezco remitir firmada por la EPS para efectos de preliquidación PGP
2023.
Se procede con este soporte a generar nota debito conforme al resultado de la auditoría.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 28 de febrero de 2025 9:46 a. m.
Para: Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>; Marcela Vizcaino
<lider.cartera@subredsur.gov.co>; Julieth Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: acta 15 de enero
 
Buenos días

Adjunto acta firmada.

Cordialmente
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LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen

De: Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>
Enviado: martes, 25 de febrero de 2025 11:21 a. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Julieth
Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: acta 15 de enero
 
Buenos días.
Cordial saludo

De manera atenta remito acta con mi firma. 

Cordialmente. 

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 7:00
Para: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Andrea Natalia Villamil Gomez
<auditora.cartera2@subredsur.gov.co>; Julieth Katerine Muñoz <ejecutivocartera3@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: acta 15 de enero
 

Buenos días,

Adjunto acta revisada, ajustada y con mi firma, me apoyas con sus firmas para enviar a Hollman.
Adicional la que indica de cierre en conjunto con esta es el soporte de la nota debito a generar en febrero/25
por valor  de $481.784. 988, que corresponde a sobre-techo conciliado de PGP 2023.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
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De: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de febrero de 2025 8:22 a. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: acta 15 de enero
 
Buenos días

Envió ajustes en amarillo validas si nos falta algo 

Cordialmente

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
Referente de Facturación
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU SUR E.S.E.
TEL. 3208481501

 “Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas” Woody Allen

De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: martes, 11 de febrero de 2025 8:00 a. m.
Para: Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: acta 15 de enero
 
Buenos días Luz,

Revisemos pro fa el acta a partir de la remitida por Andrea, dado que ya debemos socializar las conclusiones del
cierre de PGP 2023.

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 10 de febrero de 2025 12:12 p. m.
Para: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: acta 15 de enero
 
Dra. Marcela, Buenas tardes. 

Remito acta con ajustes para tu validación y proceder a firmar.

Quedo atenta. 
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De: Marcela Vizcaino <lider.cartera@subredsur.gov.co>
Enviado: lunes, 3 de febrero de 2025 11:34
Para: Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>
Asunto: RV: acta 15 de enero
 
Buenos días,

Te agradezco tu revisión, por lo pronto los ajustes del acta y recuerda la presentación.
 

Cordialmente,

Marcela Vizcaino Bejarano
Líder cartera y cuentas médicas
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

De: HOLLMAN YESID BECERRA PARRA <coorautorizaciones@capitalsalud.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de enero de 2025 10:27 a. m.
Para: Angie Katherin Sanabria Cifuentes <spsaludoral@capitalsalud.gov.co>; Ludy Yaneth Puentes Puentes
<enfermero.auditor4@capitalsalud.gov.co>; Luz Analida Paez <facturacion@subredsur.gov.co>; Marcela Vizcaino
<lider.cartera@subredsur.gov.co>; Andrea Natalia Villamil Gomez <auditora.cartera2@subredsur.gov.co>
Asunto: acta 15 de enero
 
Buenos días
 
Envio acta proyectada para su revisión, si están de acuerdo por favor confirmar para convertir en PDF y
gestionar las firmas.
 

Cordialmente.

Hollman Yesid Becerra Parra
Coordinador Nacional de Autorizaciones y Referencia
Direccion Medica

Cra 69 #47-34 torre a  | Bogotá D.C.
 

 
 

Coorautorizaciones @capitalsalud.gov.co  
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  Síguenos en:      
 
 
Declaración de Privacidad La información contenida en este correo electrónico, así como en cualquiera de sus
archivos adjuntos, es confidencial y reservada, está dirigida exclusivamente a él o los destinatarios indicados.
Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de él o los destinatarios
está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo inmediatamente al
remitente y bórrelo de su sistema sin dejar copia del mismo. CAPITAL SALUD EPS-S no acepta
responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño como consecuencia, directa o indirecta, del uso
indebido de este e-mail o de los archivos adjuntos al mismo. Privacy Statement The information contained in
this email, as well as in any of its attached files, is confidential and reserved, is directed exclusively to him or
the indicated recipients. Any use, reproduction, disclosure or distribution by others other than himself or the
recipients is strictly prohibited. If you have received this email in error, please notify the sender immediately
and delete it from your system without leaving a copy of it. CAPITAL SALUD EPS-S does not accept any
responsibility for any loss or damage as a consequence, direct or indirect, of the improper use of this e-mail
or of the files attached to it.
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https://www.facebook.com/people/Capital-Salud-Epss/100069535308731/?locale=es_LA
https://www.facebook.com/people/Capital-Salud-Epss/100069535308731/?locale=es_LA
https://x.com/Capitalsalud
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